Municipio de Westfalia
Cnpj: 04.215.147/0001-50
Telefone: 51 3762-4553
Email: compras@westfalia.rs.gov.br
Endereco: Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488, Bairro do Parque
Cidade: WESTFALIA
Estado: RS
Cep: 95893-000

Dados do Processo

Ano / Nimero: 2025/287 Data Abertura: 20/02/2025

Digito Verificador: 8062

Site para g : : :
acompanhamento: http://sistemas.westfalia.rs.gov.br/multi24/sistemas/portal/

Origem: Balcdo

ENCAMINHA DOCUMENTOS PARA PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES 01/2025, DOCUMENTOS EM

Descrigdo: ANEXO.

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAGAO

Destino: SECRETARIA DA EDUCACAO

Dados do Requerente
Requerente: ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. APAE CNPJ: 94.705.381/0001-58
Rua: AV 1 LESTE,2000
Numero: 2000 Compl. CENTRO ADMINISTRATIV
Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO
Cidade: TEUTONIA

CEP: 95890-000 E-mail: secretaria.teutonia@apaers.org.br

Dados do Solicitante
Solicitante: ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. APAE CNPJ: 94.705.381/0001-58
Rua: AV 1 LESTE,2000
Numero: 2000 Compl. CENTRO ADMINISTRATIV
Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO
Cidade: TEUTONIA

CEP: 95890-000 E-mail: secretaria.teutonia@apaers.org.br

20/02/2025 9:29:03

Usuario: IARA HEEMANN MEIN



Avenida Um Leste, n? 2000 - Centro Administrativo
Teut6nia-RS - CEP 95890-000

Fone: (51) 3762 2450 | (51) 98429-6469
teutonia@apaers.org.br | www.teutonia.apaers.org.br
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Teutdnia - RS

Unidade Concedente

Prefeitura Municipal de Westfélia

Ordenador da Despesa
Prefeito Municipal

Entidade Beneficiada

94.705.381/0001-58

[Associacdo de Pais e Amigos dos Excepcionais de Teutdnia

Endereco Bairro CEP Cidade
Avenida 1 Leste, 2000 Centro Administrativo 95890-000 Teutdnia
Responsavel CPF Telefone
Eliane Abel 489.403.300-30 (51)3762-2450
A) RECEITAS
Data Histoérico Valor
01/01/2025|{SALDO ANTERIOR R$ 0,00
17/01/2025|REPASSE DO MUNICIPIO R$ 7.198,38
[TOTAL R$ 7.198,38
B) DESPESAS
N2 Doc. Data CNPJ/CPF Historico Pagamentos
785 27/01/2025 |35.550.228/0001-30] ABSOLUTA EXTINTORES E TREINAMENTOS R$ 600,00
786 /12 PARC| 27/01/2025 |35.550.228/0001-30 ABSOLUTA EXTINTORES E TREINAMENTOS R$ 889,00
jan/25 31/01/2025 jan/25 FOLHA 01/2025 R$ 662,74
3850 31/01/2025 |10.696.249/0001-37| PLG COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA R$ 685,97
000.009.603 | 31/01/2025 [09.644.894/0001-27 SCHUZA COMERCIO DE DESCTAVEIS, R$ 711,60
126 31/01/2025 |37.101.024/0001-47 JEFERSON DA SILVA ROCHA R$ 200,00
TOTAL R$ 3.749,31
C) SALDO FINAL (A=B) |A ===semema== m—— R$ 7.198,38
2 —— ———— R$ 3.749,31
(O ——— — R$ 3.449,07
ALEXANDRE
Documento assinado digitalmente MIRANDA PO
g ub ;ﬁvfmznzs 15:23:10-0300 FERREIRA DE ig&%%é{‘ﬁzﬁ“j;mﬁ_ﬂi‘?i
Verifique em https://validar.iti.gov.br FREITAS:5425021 P e
8015
Local DATA Presidente Tesoureiro Contador
ALEXANDRE MIRANDA
Teutdnia 17/02/2025 ELIANE ABEL KARINE E. KLAMT FERREIRA DE FREITAS




Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TEUTONIA
Cooperativa: 0119
Conta: 22025-2

Extrato (Periodo de 01/01/2025 a 31/01/2025)

pescrigao Documento Vaior (R$)

SALDO ANTERIOR

17/01/2025  TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES $100488 7.198,38 7.198.38
27/01/2025  PAGAMENTO PIX 35550228000130 ABSOLUTA EXTINTORES PIX_DEB -600,00 6.598,38
27/01/2025  PAGAMENTO PIX 35550228000130 ABSOLUTA EXTINTORES PIX_DEB -889,00 5.709,38
31/01/2025  DEB. FOLHA PAGTO 1WOV---04 -662,74 5.046,64
31/01/2025  TRANSF ENTRE CONTAS 10696249000137 PLG COMERCIO S102616 -685,97 4.360,67
31/01/2025  TRANSF ENTRE CONTAS 09644894000127 SCHUZA COMERC S102626 -711,60 3.649,07
31/01/2025  PAGAMENTO PIX 37101024000147 JEFERSON DA SILVAR PIX_DEB -200,00 3.449.07

Lancamentos Futuros (Préximos 30 dias)

Nao ha Langamentos Futuros previslos para o periodo.

Valores das operagdes dos produtos de Credito sujeitos a aiteracoes.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regioes Metropolitanas)
0800 724 24770 (Demais Regices)
SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519




Zimbra smec@westfalia.rs.gov.br

Re: PRESTAGAO DE CONTAS 01-2025

De : SMEC Westfalia <smec@westfalia.rs.gov.br> qui., 17 de abr. de 2025 16:23
Assunto : Re: PRESTACAO DE CONTAS 01-2025
Para : Apae Teutonia <teutonia@apaers.org.br>

As imagens externas ndo sao exibidas. _Exibir as imagens abaixo

Boa tarde

Verificamos que o saldo da conta corrente n&o foi aplicado. Solicitamos que nas proximas
prestacdes de contas, o saldo seja aplicado, conforme prevé o item XIV da Clausula
Quinta:

"XIV — Aplicar os recursos recebidos e eventuais saldo saldos financeiros enquanto ndo utilizados,
obrigatoriamente, em instituicdo financeira oficial indicada pela Administragdo Publica, assim como
as receitas decorrentes, que serdo obrigatoriamente computadas a crédito deste Termo de
Fomento e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de
demonstrativo especifico que integrara as prestagdes de contas;"

Att,

De: "Apae Teutonia" <teutonia@apaers.org.br>

Para: "smec" <smec@westfalia.rs.gov.br>, "Parcerias Voluntarias"
<parcerias.voluntarias@westfalia.rs.gov.br>

Enviadas: Quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 7:31:34
Assunto: PRESTACAO DE CONTAS 01-2025

Bom dia,
Em anexo segue a prestagdo de contas referente ao més 01/2025.

Atenciosamente,
Cladudia E. Sippel

Secretaria
(51)3762-2450/ (51)985513208
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Luiivia



Sequéncia:
Requerente:
Remetente:
Assunto:
Destinatario:

Data de Despacho:

Despacho:

Municipio de Westfalia
04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488
Westfalia-RS / 95893-000
(51)37624553

Processo N°: 2025/287

3

ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. APAE
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

ENTREGA DE DOCUMENTACAO
CONTABILIDADE

05/05/2025

A entidade encaminhou processo de prestacdo de contas em tempo habil, anexando
relatério de prestagdo de contas financeira, relatério de prestagdo de contas da
execucdo do objeto, relatério fotografico. extrato bancario, notas fiscais, certidées
negativas. A prestagdo de contas foi aprovada pelo gestor, registrado por e-mail a
ressalva de apresentar comprovagéo do saldo em conta aplicado na préxima prestacao
de contas (abril 2025).

KELEN ROSA DE OLIVEIRA

ot

05/5/2025 13:35:57
Usuario: KELEN ROSA DE OLIVEIRA



Municipio de Westfalia
04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488
Westfalia-RS / 95893-000

(51)37624553
Processo N°: 2025/287
Sequéncia: 4
Requerente: ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. APAE

Remetente:
Assunto:
Destinatario:

Data de Despacho:

Despacho:

CONTABILIDADE

ENTREGA DE DOCUMENTACAO
CONTABILIDADE

08/05/2025

Realizados os langamentos de baixa de adiantamentos e reconhecimento da despesa,
o protocolo sera encerrado e arquivado no centro administrativo.

Patricia Fritscher
Contadora

11/6/2025 14:26:51
Usuario: KELEN ROSA DE OLIVEIRA



